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Van: Melior Verzekeringen Schade 

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 07:50

Aan:

Onderwerp: RE: Gemeente Alkmaar / bewoners Schermerweg  - Melior: 2100412 / 

4061593

Bijlagen: F-S040000010-20220119074712-000-0001642575039344.pdf; F-

S040000010-20220119074309-000-0001642575027477.pdf; F-

S040000010-20220119073835-000-0001642575015184.pdf; F-

S040000010-20220119073155-000-0001642574999231.pdf

Hoi 

  

Dank voor je akkoord.  

  

Bijgaand ontvang je een kopie van de betreffende brieven.  

Het expertiserapport, Grondwaternota en watertoets zijn per e-mail aan partijen meegezonden. 

  

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Jurist Overheidsaansprakelijkheid 

  

Mandatis Claims & Services B.V. 

hodn Melior Verzekeringen 

Afwezig op donderdag 

  

  

 
  
Postbus 314, 7570 AH Oldenzaal 

schade@meliorverzekeringen.nl 
www.meliorverzekeringen.nl 
LinkedIn 

  

Van  

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 15:50 

Aan: Melior Verzekeringen Schade

Onderwerp: RE: Gemeente Alkmaar / bewoners Schermerweg - Melior: 2100412 /  4061593 

  

Beste 

Ik heb de 4 conceptbrieven doorgenomen en deze zijn akkoord om te versturen. 

Het lijkt me ook verstandig 1 lijn aan te houden i.v.m. het onderlinge contact. 

Er is geen bezwaar de bijlagen mee te sturen. Volgens  van Stadswerk072 bevat de Grondwaternota 

geen geheimen en de Watertoets was reeds openbaar. 

Het rapport van de expert stuur je ook mee? 

We wachten de reactie van de bewoners af. 

Met vriendelijke groet, 

Risicobeheer en Verzekering 
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Gemeente Alkmaar 

www.alkmaar.nl 

 

Van: Melior Verzekeringen Schade 

Verzonden: vrijdag 14 januari 2022 12:17 

Aan: 

Onderwerp: RE: Gemeente Alkmaar / bewoners Schermerweg - Melior: 2100412 / : 4061593 

Beste n, 

Bijgaand ontvang je de 4 concepten voor de partijen waarvan ons een schademelding/aansprakelijkstelling bekend 

is. 

Ik heb de afwijzing vrij algemeen gehouden en 1 lijn aangehouden daar ik mij kan voorstellen dat deze bewoners 

met elkaar in contact staan. 

Ik verneem graag of de gemeente hiermee kan instemmen. Daarnaast hoor ik ook graag of wij de Grondwaternota 

2016-2020 en de Watertoets Jaagpad Midden ook kunnen meezenden naar de partijen? 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Jurist Overheidsaansprakelijkheid 

Mandatis Claims & Services B.V. 

hodn Melior Verzekeringen 

Afwezig op donderdag 

 
Postbus 314, 7570 AH Oldenzaal 

schade@meliorverzekeringen.nl 
www.meliorverzekeringen.nl 
LinkedIn 

Van: Melior Verzekeringen Schade  

Verzonden: woensdag 12 januari 2022 12:00 

Aan

Onderwerp: RE: Gemeente Alkmaar / bewoners Schermerweg - Melior: 2100412 / : 4061593 

Beste Marion, 

Ik kan je informeren dat ik de (4) concepten inmiddels hebt opgesteld. Deze liggen ter controle bij mijn collega en 

deze worden eind deze week/begin volgende week naar jou toegezonden.  

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Jurist Overheidsaansprakelijkheid 

Mandatis Claims & Services B.V. 

hodn Melior Verzekeringen 

Afwezig op donderdag 

 
Postbus 314, 7570 AH Oldenzaal 

schade@meliorverzekeringen.nl 
www.meliorverzekeringen.nl 
LinkedIn 

Van: Melior Verzekeringen Schade  

Verzonden: vrijdag 17 december 2021 15:58 
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Aan

Onderwerp: RE: Gemeente Alkmaar / bewoners Schermerweg - Melior: 2100412 /  4061593 

Beste  

Dank voor je bericht.  

Oké, helder. Dan vraag ik even bij de expert na wat hij precies heeft ontvangen. 

Ik hoop daarna op korte termijn het concept naar jullie toe te zenden.  

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Jurist Overheidsaansprakelijkheid 

Mandatis Claims & Services B.V. 

hodn Melior Verzekeringen 

Afwezig op donderdag 

 
Postbus 314, 7570 AH Oldenzaal 

schade@meliorverzekeringen.nl 
www.meliorverzekeringen.nl 
LinkedIn 

Van: 

Verzonden: vrijdag 17 december 2021 14:57 

Aan: Melior Verzekeringen Schade 

Onderwerp: RE: Gemeente Alkmaar / bewoners Schermerweg - Melior: 2100412 / : 4061593 

Beste 

Na ontvangst van je bericht twijfelde ik even aangezien ik ervan overtuigd was dat alle informatie bij jullie 

beschikbaar was. Even later zag ik dat het om adressen gaat waarvan wij nimmer een officiële 

aansprakelijkstelling/schadeformulier hebben ontvangen. 

Aanvullende informatie kan ik je helaas dus niet toesturen. 

Zodra het concept van de afwijzing gereed is, zie ik die graag tegemoet 

Met vriendelijke groet, 

Risicobeheer en Verzekering 

Gemeente Alkmaar 

www.alkmaar.nl 

 

Van: Melior Verzekeringen Schade  

Verzonden: woensdag 15 december 2021 10:59 

Aan

Onderwerp: RE: Gemeente Alkmaar / bewoners Schermerweg - Melior: 2100412 / : 4061593 

Beste 

Bijgaand rapport ontvingen wij van

Ik wilde beginnen aan het concept en toen zag ik dat ik volgens mij niet beschik over alle 

schademeldingen/aansprakelijkstellingen. 

Het betreft de volgende wederpartijen: 

Schermerweg 
1821 BJ Alkmaar 

Schermerweg
1821 BH Alkmaar 
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Schermerweg 
1821 BH Alkmaar 
 

Schermerweg 
1821 BH Alkmaar 
Indien bij jullie beschikbaar: Mag ik de concrete schademelding/aansprakelijkstelling ontvangen van de 

bovengenoemde families? 

Ik ben wel voornemens om een algemene afwijzing op te stellen maar het is voor mij ook goed om te weten wat er 

precies wordt gesteld.  

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Jurist Overheidsaansprakelijkheid 

Mandatis Claims & Services B.V. 

hodn Melior Verzekeringen 

Afwezig op donderdag 

 
Postbus 314, 7570 AH Oldenzaal 

schade@meliorverzekeringen.nl 
www.meliorverzekeringen.nl 
LinkedIn 

Van: Melior Verzekeringen Schade  

Verzonden: maandag 6 december 2021 13:19 

Aan

Onderwerp: RE: Gemeente Alkmaar / bewoners Schermerweg - Melior: 2100412 /  4061593 

Beste , 

Dank voor je bericht.  

Ik heb deze antwoorden niet gezien maar het kan zijn dat ik hier overheen heb gekeken.  

Inmiddels is het rapport van  binnen dus ik zal binnenkort bij jullie terug te komen op de kwestie.  

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Jurist Overheidsaansprakelijkheid 

Mandatis Claims & Services B.V. 

hodn Melior Verzekeringen 

Afwezig op donderdag 

 
Postbus 314, 7570 AH Oldenzaal 

schade@meliorverzekeringen.nl 
www.meliorverzekeringen.nl 
LinkedIn 

Van:

Verzonden: maandag 6 december 2021 12:41 

Aan: Melior Verzekeringen Schade

CC: 

Onderwerp: FW: Gemeente Alkmaar / bewoners Schermerweg - Melior: 2100412 / : 4061593 

Beste

Op 15 september hebben we bijgesloten bericht gestuurd naar de

Wellicht dat deze jullie niet bereikt heeft? 

Aangezien ik dat zojuist heb geconstateerd, had ik de vraag nogmaals aan de heer  gesteld. Hij heeft hierop 

nogmaals gelijkwaardig gereageerd. Zie hieronder. 

Is deze informatie zo voldoende? 

Met vriendelijke groet, 
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Risicobeheer en Verzekering 

Gemeente Alkmaar 

www.alkmaar.nl 

 

Van Melior Verzekeringen Schade  

Verzonden: vrijdag 26 november 2021 12:33 

Aan: '

CC: 

Onderwerp: RE: Gemeente Alkmaar / bewoners Schermerweg - Melior: 2100412 /  4061593 

Beste , 

Dank voor je bericht. 

Mijn collega  stelde op 31 augustus jl. nog de volgende vragen. 

1. De zorgplicht van de gemeente strekt niet zover dat de gemeente gehouden is om maatregelen te nemen op 

percelen die particulier in eigendom zijn. Een eigenaar dient zelf te zorgen voor waterhuishoudkundige 

en/of bouwkundige maatregelen. Kan de heer aangeven welke maatregelen de tegenpartijen zelf kunnen 

nemen?  

2. Nog een vraag voor de gemeente. Graag ontvangen we de passage uit het gemeentelijke rioleringsplan dat 

betrekking heeft op het beleid ten aanzien van het grondwater. Zo dit beleid er is, is dit beleid gevolgd? 

In het beleidsplan (‘Beleidsplan Stedelijk Water 2017-2026’) zijn geen normen voor ontwatering 

opgenomen. 

Hierin wordt verwezen naar ‘Grondwaternota gemeente Alkmaar 2016-2020’ (als bijlage toegevoegd). 

In de nota wordt een streefwaarde genoemd voor de ontwatering in bebouwd gebied, van 0,70 m, 

(gemeten) in de openbare ruimte. 

Gedurende 10% van de tijd mag deze norm worden overschreden. 

Als de streefwaarde gedurende langere tijd wordt onder- of overschreden, worden maatregelen 

getroffen, mits doelmatig. 

Hierin wordt het beleid gevolgd. 

Ik verzoek je daarnaast om de aanwezige informatie tot op heden te verwerken tot een eindrapport zodat wij in 

staat worden gesteld om richting de wederpartijen een inhoudelijk standpunt in te nemen dat de gemeente geen 

verwijt valt te maken voor de gestelde schade.  

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Jurist Overheidsaansprakelijkheid 

Mandatis Claims & Services B.V. 

hodn Melior Verzekeringen 

Afwezig op donderdag 

 
Postbus 314, 7570 AH Oldenzaal 

schade@meliorverzekeringen.nl 
www.meliorverzekeringen.nl 
LinkedIn 

Van: 

Verzonden: maandag 8 november 2021 15:55 

Aan

Onderwerp: Gemeente Alkmaar / bewoners Schermerweg - Melior: 2100412 / 4061593 

Geachte dames en heren, 
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Zoals ik al eerder aangaf vermeldt de “Grondwaternota” onder punt 2 dat aandacht dient te worden besteed aan 

“het voorkomen van grondwaterproblemen bij nieuwbouw”. Naar aanleiding daarvan heb ik de Gemeente gevraagd 

hoe zij aan dit punt tegemoet gekomen zijn bij de voorbereiding van de nieuwbouw aan het Jaagpad Midden. 

Daarop stuurde de Gemeente mij de “Watertoets Jaagpad Midden” gedateerd 16 december 2009 van Grontmij 

(bijlage). Het komt mij voor dat de Gemeente daarmee heeft voldaan aan hetgeen is bepaald in de Grondwaternota 

en ik zie in de Watertoets geen indicatie dat een nadelige invloed van de geplande nieuwbouw op de 

grondwaterstand zou kunnen optreden. Het voorgaande leidt mijns inziens tot de conclusie dat de Gemeente in 

deze geen verwijt treft voor de door de eigenaren van panden aan de Schermerweg ondervonden 

grondwaterproblemen en deze conclusie onderschrijft de Gemeente ook. Wij vernemen graag van u hoe u met de 

verdere communicatie in de richting van de betrokken eigenaren wilt omgaan. 

Met vriendelijke groet 

Schade-expert CVT 

Lengkeek Expertises 

Onze inschakeling en bemoeienis bij een schade 

geschieden onder voorbehoud van alle rechten en 

weren en houden geen erkenning van polisdekking 

en/of aansprakelijkheid in 

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.
Lengkeek LinkedIn

 

 

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 

informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden.  staat niet in voor de juiste en volledige 

overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail en/of voor tijdige ontvangst daarvan. Omdat elektronische 

berichten niet worden geautoriseerd, kunnen er geen rechten aan de inhoud van dit bericht worden ontleend. Op 

onze werkzaamheden voor verzekeraars zijn de NIVRE voorwaarden van toepassing, op al onze overige 

werkzaamheden onze Algemene Voorwaarden. Beide voorwaarden kunt u vinden op onze website, 

 KvK nummer: 08104729.  
 

  


