Van: I

Verzonden: vrijdag 19 juni 2020 12:19
Aan: |
Onderwerp: RE: CM37 Oterleek

Van: I
Verzonden: vrijdag 19 juni 2020 12:06

Aan: I

cC: I

Onderwerp: RE: CM37 Oterleek

Hoi I

Goed plan, na afronding van de notitie zet ik het voor je in een overzicht en pakken we het in 1 keer op. Ik verwacht
overigens dat de notitie volgende week bij je ligt. De komende twee weken ben ik op vakantie, maarjjllllllzorgt
voorde afronding en verzending.

En wat betreft de Schermerweg: misschien kunnen we in de week na mijn vakantie wat afspreken? In de omgeving
van de Schermerweg zijn de laatste jaren zoveel (ondergrondse) ontwikkelingen geweest, dat een relatie makkelijk te
leggen lijkt. We zijn ook in het kader van de sanering rondom de grondwaterverontreiniging aan de Schermerweg
bezig om de ontwikkelingen en wijzigingen op de (grond)waterhuishouding in kaart te brengen. Misschien kunnen we
een en ander combineren.

Prima.

Kun jij wat data doorgeven wanneer je eventueel langs kunt komen?

Dan plan ik wat in.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,
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Morgen

Akkoord met kosten.

Stel voor dat we deze kosten (€ 2.720) + kosten voor de nog te maken aanvulling op notitie, op één hoop gooien.
Vervolgens krijg ik overzicht kosten van jou toegestuurd: € 2.720 + kosten voor aanvulling.

Daar maak ik inkooporder van.

Dan is het voor jou duidelijk op welk ordernummer je dit kunt verrekenen.

Eens?

lets anderlli]

Stephanie heeft enkele maanden geleden rapportage voor Schermerweg bij ons ingediend.

Prima stuk verder maar na indienen rapport, regende het meldingen over wateroverlast uit omgeving Schermerweg.
Eris in deze hoek veel meer aan de hand dan we vermoeden.

Ben nu bij 6 adressen langs geweest en bewoners vertellen allemaal hetzelfde: sinds 2 jaar zeer veel
grondwateroverlast.

Ik zie weer een studie voor jullie opdoemen.

Lijkt me goed als we samen eens een bezoekje brengen aan het gebied en daarna bepalen wat de
onderzoeksmogelijkheden zijn.

Geef maar aan wanneer je hier weer eens in de buurt bent.

Alvast prettig weekend.

Groet,

Met vriendelijke groet,

Beheerder Riolering
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Ik was even bezig met Oterleek, ook om de projectadministratie voor ons op orde te houden. We hebben een drietal
opdrachten lopen en in de tussentijd ook werkzaamheden buiten deze opdrachten uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de
tussentijdse analyses van de grondwaterstanden (waarvan je er komende week nog 1 ontvangt). Ik heb alles op een rij
gezet en zou graag even je akkoord (lees: frisse blik) willen voordat ik de facturen doorzet.

We hebben de volgende opdrachten lopen:
CM37 OFF20181120 — ordernummer 1263
CM37 OFF20191014 — ordernummer 02577 — K019
CM37 OFF20191201 — ordernummer 2840

Daarnaast hebben we in februari een aanvullende analyse uitgevoerd voor de grondwaterstanden in relatie tot het
rioleringscunet (kenmerk CM37 NOT20200318_2). Hiervoor hebben we nog geen opdracht/ordernummer. De
kosten die we hebben gemaakt voor dit onderdeel komen neer op onderstaande tabel. Daarnaast zullen we nog een
aanvulling op deze notitie maken voor de metingen en bevindingen tijdens de droge periode van de afgelopen
maanden. Voor dit laatste stuur ik je een overzicht zodra de werkzaamheden zijn afgerond (ik verwacht dat we hier
max 1 dag mee kwijt zijn).

Verrichte werkzaamheden

analyse notitie

CM37 NOT20200318 2

omschrijving

Voorbereiding 2 Uur 140.00 280.00
Analyse 6 Uur 100.00 600.00
Analyse 2 uur 140.00 280.00
Opstellen notitie 8 uur 125.00 | 1,000.00
Kwaliteitsborging en controle 2 uur 140.00 280.00
Afstemming en communicatie 2 uur 140.00 280.00
Verrichte werkzaamheden € 2,720.00

Zou je willen aangeven als je hiermee akkoord bent en op welk ordernummer we dit kunnen verrekenen? Alvast
dank!

Groet,

Met vriendelijke groet,
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