Van: |

Verzonden: maandag 10 januari 2022 13:10

Aan: I

cc I

Onderwerp: RE: Gemeente Alkmaar / Schermerweg o.a. 36, 44, 52 te Alkmaar / IR
4061593 / Melior 2100412

Goedemorgen,

Is hier al iets over te zeggen?
Met vriendelijke groet

Onze inschakeling en bemoeienis bij een schade
geschieden onder voorbehoud van alle rechten en
weren en houden geen erkenning van polisdekking
en/of aansprakelijkheid in

1

Verzonden: dinsdag 21 december 2021 09:06

Aan: '
cC: I

Onderwerp: RE: Gemeente Alkmaar / Schermerweg o.a. IR te Alkmaar /I 2061593 / Melior
2100412

Goedemorgen,

De reactie verbaast mij. De vraag is dan waar de informatie vandaan komt die tot het lijstje leidde in de mail van 23

augustus van de | I (vijage) ...........

Met vriendelijke groet

Onze inschakeling en bemoeienis bij een schade
geschieden onder voorbehoud van alle rechten en
weren en houden geen erkenning van polisdekking
en/of aansprakelijkheid in

Van: I

Verzonden: maandag 20 december 2021 15:05

Aan: I

Onderwerp: FW: Gemeente Alkmaar / Schermerweg o.a. | lte Alkmaar /I 4061593 / Melior
2100412

Beste NG

Zie hieronder de reactie van de| .

Met vriendelijke groet,



Risicobeheer en Verzekering
Gemeente Alkmaar

www.alkmaar.nl

@
z

TEAM ALKMAAR

\euk |
Verzonden: maandag 20 december 2021 13:34

Aan:
Onderwerp: RE: Gemeente Alkmaar / Schermerweg o.a. IRt Alkmaar / I: 4061593 / Melior
2100412

Beste I

Ik beschik niet over de schademeldingen/aansprakelijkstellingen van onderstaande adressen.

De meldingen zijn rechtstreeks bij Stadswerk072 binnengekomen.

I " je de benodigde informatie verstrekken?

Nee, heb ik niet.

Bij ons zijn alleen meldingen gedaan van wateroverlast.

Over de schade die als gevolg van de overlast is ontstaan, is mij niets bekend.

Groet,

Met vriendelijke groet,

I
Risicobeheer en Verzekering
Gemeente Alkmaar

www.alkmaar.nl

@
“Z
TEAM ALKMAAR
Van: I

Verzonden: maandag 20 december 2021 10:07

Aan: I

Onderwerp: Gemeente Alkmaar / Schermerweg o.a. | I te Alkmaar / : 4061593 / Melior 2100412
Geachte [INEEEEEE

Onderstaand bericht ontvingen wij van uw verzekeraar. Wij beschikken ook niet over de
schademeldingen/aansprakelijkstellingen van de bewoners die genoemd worden. Kunt u mij die alsnog toesturen?
Met vriendelijke groet |

Onze inschakeling en bemoeienis bij een schade

geschieden onder voorbehoud van alle rechten en
weren en houden geen erkenning van polisdekking
en/of aansprakelijkheid in




Van: I

Verzonden: vrijdag 17 december 2021 16:03

Aan: I

Onderwerp: FW: Schadenummer Melior Verzekeringen: 2100412 / Gemeente Alkmaar / Schermerweg o.a R
e Alkmaar / dossiernummer: 4061593

Van: I

Verzonden: vrijdag 17 december 2021 16:00

Aan: I

Onderwerp: RE: Schadenummer Melior Verzekeringen: 2100412 / Gemeente Alkmaar / Schermerweg o.a. | EEGzG<zN
te Alkmaar / dossiernummer |: 4061593

Beste relatie,

Dank voor het expertiserapport.

Ik beschik niet over alle schademeldingen/aansprakelijkstellingen die in het rapport worden genoemd.

Het betreffen de volgende wederpartijen:

Schermerweg L

1821 BJ Alkmaar

Schermerweg
1821 BH Alkmaar
Familie
Schermerweg
1821 BH Alkmaar

Familie *
Schermerweg

1821 BH Alkmaar
Indien bij jullie beschikbaar: Mag ik de concrete schademelding/aansprakelijkstelling ontvangen van de
bovengenoemde families?

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

I |

Jurist Overheidsaansprakelijkheid

Mandatis Claims & Services B.V.

hodn Melior Verzekeringen

Afwezig op donderdag

Van: I
Verzonden: woensdag 1 december 2021 10:30
Aan: Melior Verzekeringen Schad e

Onderwerp: Schadenummer Melior Verzekeringen: 2100412 / Gemeente Alkmaar / Schermerweg o.al Rt
Alkmaar / dossiernummer | : 24061593

Geachte NN

Hierbij ontvangt u ons schrijven alsmede ons expertiserapport 3 met bijlage.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Secretaresse
maandag afwezig



| I




