Van: I

Verzonden: woensdag 21 april 2021 07:12

Aan: I

Onderwerp: RE: Via e-mail verzenden: 048 Startnotitie Aanleg drainage Schermerpad versie
20042021

Van: I
Verzonden: dinsdag 20 april 2021 17:18

Aan: Al

Onderwerp: Fw: Via e-mail verzenden: 048 Startnotitie Aanleg drainage Schermerpad versie 20042021

Zie onder.

Wij willen graag mee met dit werk voorzover buiten de tranch. Mooi!
Een bijdrage herstarten vanuit exploitatie is op zijn plaats.

Mogelijk dan ook genoeg budget om ook te vervangen voor nieuw.
Zo niet dan wat extra budget vanuit inv. Wsp

Even doorspreken qua scope en benodigde kosten? Is goed.
Komt hier een PL op of via de omop riolering? Daniél gaat dit waarschijnlijk met | lldoen.

Groetll

Van: I
Verzonden: dinsdag 20 april 2021 15:12

Aan: I

Onderwerp: Re: Via e-mail verzenden: 048 Startnotitie Aanleg drainage Schermerpad versie 20042021

Hoi [

Hier zitten redelijk wat matige oneffenheden in. Als planjaar in Kikker wordt 2022/2023 aangegeven voor 50% herstraten. Om het
in zijn geheel te herstraten, ben je tussen de €7.000 tot €10.000 kwijt. Ik zou wel met dit werk mee gaan als je budget toereikend
is.

Op 20-04-2021 14:35 heeft | G ocschreven:
Ha [l



Hoe komt deze uit de inspectie?
Meegaan in dit werk?

Hoor graag.

Groc N

----- Oorspronkelijk bericht-----
Van: h

Verzonden: maandag 19 april 2021 11:07

Onderwerp: Via e-mail verzenden: 048 Startnotitie Aanleg drainage Schermerpad versie 20042021
Beste beheerders,

We gaan een drain aanleggen in het Schermerpad.

Bijgevoegd de startnotitie.

Zie reacties tegemoet.

Groet,

Met vriendelijke groet,
Beheerder Riolering
Stadswerk072
Bezoekadres
Herculesstraat 71
1812 PE ALKMAAR
Postadres

Postbus 9009

1800 GA ALKMAAR

Mobiel



