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Van:

Verzonden: dinsdag 4 april 2023 15:59

Aan:

CC:

Onderwerp: RE: Schermerpad - Wagenmakersstraat te Alkmaar - Rioolinspectie - 

Van:

Verzonden: vrijdag 31 maart 2023 13:58 

Aan:

CC:

Onderwerp: Schermerpad - Wagenmakersstraat te Alkmaar - Rioolinspectie -  

Goedemiddag  

Hoi , 

Excuses voor de verlate reactie, beter laat dan nooit … maar hierbij de uitgevoerde rioolinspectie van 

bovengenoemd werk via we transfer: 

https://we.tl/t-oJlDwPWeQu 

Aanneemsom 122.400,-- 

Reeds ingediend 1e termijn: 66.407,03 + 35.879,49 = 102.286,52 

Hierbij 2e en laatste termijn volgens bijlage: 5.017,80 exclusief BTW. 

Kan je akkoord geven op deze termijn zodat ik deze kan indienen, alvast bedankt. 

Bij deze akkoord.  

Projectnummer is inmiddels afgesloten. 

Graag op factuur aangeven dat een en ander moet worden geboekt op projectnummer ‘19-0228 (Riolering – 

hoofdriool)’. 

Alvast bedankt. 

Groet, 

Met vriendelijke groet, 

Van:

Verzonden: vrijdag 14 oktober 2022 7:22 

Aan:

CC: 

Onderwerp: RE: Schermerpad - Wagenmakersstraat te Alkmaar - Rioolinspectie -  

Morgen

Klopt; er moet nog een inspectie worden uitgevoerd. 

Bij voorkeur Panoramo. 

Alvast bedankt. 

Groet, 

Met vriendelijke groet, 

Beheerder Riolering 

Stadswerk072 
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Van: F

Verzonden: donderdag 13 oktober 2022 16:24 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: FW: Schermerpad - Wagenmakersstraat te Alkmaar - Rioolinspectie -  

Goedemiddag 

Moet er nog een rioolinspectie uitgevoerd worden ? 

Graag reactie, op zich is er nog een stelpost beschikbaar voor werkzaamheden. 

Met vriendelijke groet, 

Van:

Verzonden: donderdag 7 juli 2022 16:30 

Aan:

CC: 

Onderwerp: FW: Schermerpad - Wagenmakersstraat te Alkmaar - Rioolinspectie -  

  

Moet er nog wat gebeuren wat betreft inspectie ? 

Of kunnen wij de eindtermijn van dit werk indienen ? 

Met vriendelijke groet, 

 

Van: 

Verzonden: vrijdag 4 maart 2022 14:22 

Aan: 

CC

Onderwerp: FW: gescand document (PR-CANON-01) 

goedemiddag, 

Ik heb in de bijlage het Vuilwater riool ingekleurd met Oranje waarvan ik denk dat Stadswerk072 dit gedeelte ook 

geïnspecteerd wil hebben. 

Graag even verifiëren of dit het is, of dat er nog meer geïnspecteerd moet worden. 

Het drainage riool aangegeven in het groen is natuurlijk duidelijk. 

Met vriendelijke groet, 
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nt! 
 


